Irma Cervantes
m

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: Jueves, 18 de junio de 2015 01:54 p.m.

Para: irmacervantes@itaipbc.org. mx

Asunto: Notificacion a usuario

Estimado Cliente;

Por este medio le informamos que el dia 18 de Junio de 2015, en su contrato Enlace 4264 a nombre
de INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA se acaba de realizar la transferencia
Interbancaria con folio(s) 9722562 conforme a lo siguiente:

| Nimero de Cuenta Cargo [ 5970 |

| Numero de Cuenta Destino | 0097
[ Importe Total - ! $2,500.0.Q__

La operacion se encuentra actualmente con el estatus de Aceptada. Para cualquier duda o
aclaracién puede comunicarse a Stper Linea Empresarial a los teléfonos 5169 4343 o Lada
sin costo 01 800 509 5000.

Atentamente;

ENLACE

o __ I ******************PRIVACIDAD DE ESTE
MENSAJE###®xddckdkxk k¥ %k kkokok % Este mensaje esta dirigido exclusivamente a las personas que tienen las
direcciones de correo electronico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted
ha recibido este mensaje, por ningun motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le
solicitamos por favor comunique del error a la direccion de correo electronico remitente y elimine dicho
mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y
confidencialidad de la informacion en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse trasmitido
erroneamente o por causas de interferencias en el fancionamiento de los sistemas de correo y canales de
comunicacion. Toda opinion que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente por lo que no
debe entenderse necesariamente como una opinion del Grupo Financiero Santander y/o de las entidades que lo
integran, a menos que €l remitente este autorizado para hacerlo o expresamente lo diga en el mismo mensaje.
En consideracion a que los mensajes enviados de manera electronica pueden ser interceptados y manipulados,
el Grupo Financiero Santander y las entidades que lo integran no se hacen responsables si los mensajes llegan
con demora, incompletos, eliminados o con algun programa malicioso denominado como virus informatico.
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Irma Cefvantes _
m

De: Grupo Financiero Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2015 01:51 p.m. -

Para: irmacervantes@itaipbc.org.mx

Asunto: Notificacién a usuario

& Santander

Estimado Cliente:

Por este medio le informamos que el dia 18 de Junio de 2015, en su contrato Enlace 4264 a nombre
de INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA se acaba de realizar la transferencia
Interbancaria con folio(s) 9721750 conforme a lo siguiente:

[ Nimero de Cuenta Cargo | 5970 |
| Nimero de Cuenta Destino | 0097
| $2,251.50 |

La operacién se encuentra actualmente con el estatus de Aceptada. Para cualquier duda o
aclaracién puede comunicarse a Sdper Linea Empresarial a los teléfonos 5169 4343 o Lada
sin costo 01 800 509 5000.

Atentamente:

ENLACE




IR NSTITUTO DE TRANSPARENCIAY  ZESO A LA INFORMACION
i Transpa o PUBLICA DEL ESTADO DE'BAJA CALIFORNIA
: Publaca

; AVISO DE COMISION
o ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA: TIJUANA BC A 18 DE JUNIO DE 2015

yAccesoala ™ Infurmac

NOMBRE: LIC. ELBA MANGELLA ESTUDILLO QSUNA
AREA RESPONSABLE PLENO

CATEGORIA: CONFIANZA

PUESTO: CONSEJERA CIUDADANA TITULAR

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO PARA
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE:  QUERETARO

DURANTE (5)DIA (S ) DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2015

TRABAJO A DESEMPENAR: ASAMBLEA NACIONAL QUERETARO 2015 COMAIP

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE (VEHICULO)

SIRVASE CUBRIR VIATICOS § 2,500.00 PASAJES § 0.00 PEAJE § S0.00J
HOSPEDAJE 225150 OTROS 0.00 VIATICOS $4,751 .50'
19-23 DE JUNIO DE 2015 QUERETAROQ 500.00 5. $2,500.00
| viATICOS TOTAL § 0.00
NOMBRE NUMERO
PROGRAMA: 001.- ACCESQ A LA INFORMACION, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD EJECUTORA PLEND
1.- GENERAR ESTRATEGIAS EFICIENTES Y EFICACES PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y
META OBJETIVOS DEL ORGANISMO EN APEGO A LA LEY NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
1.2 Gestion de vinculos de apoyo y colaboracién institucienal con Sujetos Obligados, instituciones publicas y privadas,
ACCION académicas y Qrganismos atc.
MUNICIPIO:
PARTIDAS:
OBSERVACIONES:

f

/ /

/

FIRMA DEL COMISIONADO

FIRMA D

LIC. FRANCISCO E. P
CONSEJERC CIU

l.k WAITE DUHAGON
O PRESIDENTE

ESTUDILLC OSUNA
A CIUDARANA TITULAR




OPERADORA X-(PRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARQ FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1

FIESTA INN CENTRO SUR, QUERETARD
QUERETARO MEXICO 76099
OEC140521MR0
HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR FACTURA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00 No. Certificado 00001000000304298647
Contacto Hotel: 442 2386300 Fecha de Emisién 2015-06-21710:23:05
Email Hotel:gshfiqos@posadas.com No. Certificada SAT 00001000000202693892

Folio (UUID) ffhd34ba-4e0f-4e50-80d6-1f5bedb34fa7
Fecha de Certificacion del CFDI 2015-06-21T10:23:08

Regimen: NA

sgrioma e

e
UERETARO

RFC ITA110601IF8
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y A CCESQ A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADQ DE BAJA CALIFORNIA

DE LA PATRIA 806 ALTOS

CENTRO CIVICO
BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

ESTUDILLO OSUNA, ELVA
20150619 20150621 9248 - © Hab: 418 Reservacion: G 83 62

to de Factura: (0 FIQOS11271

Importe

Concepto Precio Unitario
1 SERVICIO RENTA HABITACION 1,500.00 1,900.00
SUBTOTAL 1,909.00
*x% DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN { PESOS 507100 M.N. ) *** IVA 16% 304.00
IMPUESTO $SOBRE HOSPEDAIJE 2.5% 47.50
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION** TOTAL: 2,251.50

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Paid Out:
Num de Cta: 5301 Propina:

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar:

DRU1z/qn3ABKDGT! U,fjIVKmSpa9Rcm24JI4XCCB7QcUPbLK6xJ/9aWORrjARTmUIBOiSFeBbG‘})OyKiRdeqQmwBrthtana'V m 'y'ciN.ZA‘Je
rewS/rvf4H licKSLuNzLbQgvZIwcGUB7eAKz4ksusr4wW/MIvAaDa0bFBDxFlg=

| ENTO DE B -
111.0iffpd34ba-4e0f-4e50-80d6- 1f5bedb34r97| 2015-06-21T10: 23:08| DRU 12/gn3ABKDG TU/IVKMSpaSRem24 14 XCC87QcUPbLKE X/ 9aW0
Rr/ARTmUIBQISFe BB90YKIRA TXqOmyy6rxhVinpCavSwmitygNZA9erewS/rvfaH1ioKSLUNZLbQgv21JwcGUB7eAKz4ksusrdW/MIvAaDaObF8
OxFlg=|00001000000202693892|]

i FRT R i a -
gILLGA+DB/bhVN5qIFcitKQTgpzPS4Chbr3rSmgBbNIwbvXaggMUVISUSTMTIZIQ8wwlapoY LuciSnHwlyThgB1KIk2LGVOVTOUPGIPROSkkhGoraga 2kveb 3fRCtWNx
MGN+hmTNv3F/0XSKFeZEmY3mCEp6&edpKZ1zrtNOSE/k=

Si su factura presenta algdn error, podra solicitar la modificacién dentro del mismo mes que se ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
emitid este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel, Tome nota que Ja nueva Debo vy pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARD FINN
factura saldra con la fecha de reemision. La fecha de consumo no cambia. 1agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN



